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Renan

De: "Renan" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Data: segunda-feira, 2 de julho de 2018 14:48
Para: "Vadinho Santos" <vado1749@hotmail.com>

Assunto:  Re: Esclarecimento.
O valor a ser pago pelo municipio é o valor da tarifa aérea + a comissdo da agéncia (que no caso é
a Taxa DU, no percentual maximo de 7% )+ a taxa de embarque.

Atenciosamente, Renan Felipe
Divisdo de Licita¢ao e Contratos
Tel: (44) 3543-8019

From: Vadinho Santos

Sent: Sunday, July 01, 2018 9:32 AM

To: licitacao@ubirata.pr.gov.br .
Subject: Esclarecimento.

Senhor Pregoeiro,
Osmar Pires da Silva.

Bom dial
Ref: Edital de Pregdo Presencial n? 123/2018 - Processo n2 4047/2018.

Interessados na participagdo do Edital em epigrafe, vimos, respeitosamente, solicitar o seguinte
esclarecimento.

Ndo conseguimos visualizar ou talvez ndo tenhamos entendido, na regulamentagio do Edital:

a)- Segundo Vosso entendimento, para a elaboragdo da Proposta, o lucro previsto na composicao
do custo da tarifa ( (passagem aérea)) é a taxa DU? (Tarifa + Taxa DU - % de desconto = prego
final?)

b) A taxa de embarque sera cobrada a parte, correto?

Agradecemos, desde j4, o acolhimento deste e-mail e seu oportuno esclarecimento.
Cordialmente,

Ariovaldo Santos

02/07/2018



