Pedido de Esclarecimento

Assunto: Pedido de Esclarecimento

De: RITONI Cinthia <cinthia.ritoni@elis.com>

Data: 01/09/2020 11:52

Para: "licitacao@ubirata.pr.gov.br" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

CC: REIS Rafael <rafael.reis@elis.com>, MATOS Mairana <mairana.matos@elis.com>, SANTOS
Midian <midian.santos@elis.com>

Prezados, bom dia!

Gentilmente, solicito esclarecimento acerca do pregdo eletronico N° 103/2020 para contratacdo de servigos
de lavanderia hospitalar.

e A Contratada devera fornecer funciondrios para realizar a distribuigdo dos enxovais nas dentro das
dependéncias da Contratante? Em caso positivo, quantos?

A Contratada deverd enviar planilha de custos?

Qual seré o inicio da execugdo dos servigos?

A Contratada devera fornecer saco hamper?

A Contratada devera fornecer seladora? Em caso positivo, quantas?

Qual pre¢o atual do kg?

Desde ja, agradego

Atenciosamente,
Cinthia Ritoni
Comercial

Pafis

Tel.: 11 4588 5660
cinthia.ritoni@elis.com

Rua Silvestre Antonio Nivoloni, 1200
Chacara Aeroporto - Jundiai - SP, Brasil
CEP: 13212-011
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Les informations contenues dans cel email sont susceptibles d’étre confidentielies. Si vous n'étes pas le destinataire, veuillez nous en avertir
immédiatement et détruire le message sans le lire. Cet email est non-contraignant légalement, sauf s'il précise expressément le contraire.
Bien que cet email soit supposé étre exempl de virus, nous ne pouvons pas étre tenus responsables des dommages éventuels qui en
résulteraient.
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Fwd: RES: Pedido de Esclarecimento

Assunto: Fwd: RES: Pedido de Esclarecimento
De: Licitacdo <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: 03/09/2020 14:19

Para: cinthia.ritoni@elis.com

boa tarde...

Segue resposta ao pedido de esclarecimento...

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: Pedido de Esclarecimento
Data:Thu, 3 Sep 2020 11:34:00 -0300
De:AdmSatudeUbta <saude.adm@ubirata.pr.gov.br>
Para:Licitagao <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

A Contratada devera fornecer funciondrios para realizar a distribuiciio dos enxovais nas dentro das
dependéncias da Contratante? Em caso positivo, quantos?
Somente deverd entregar as roupas limpas e coletar as sujas, acredito que uma unica pessoa seja
suficiente.

A Contratada devera enviar planilha de custos?
Se ndo é exigida em Edital, ndo!

®

Qual serd o inicio da execugdo dos servigos?
Em até 10 dias apas assinatura do contrato.

A Contratada devera fornecer saco hamper?
Conforme Item 5.2.1 do termo de referéncia do edital.

A Contratada deveré fornecer seladora? Em caso positivo, quantas?
Nao.

e Qual preco atual do kg?
RS 9,98

Atenciosamente,

Viviane A. Souza
Sec. Saude — Ubiratd-PR
(44) 9 9740 7428

De: Licitagdo

Enviado:terca-feira, 1 de setembro de 2020 13:50
Para: saude.adm@ubirata.pr.gov.br

Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento
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Fwd: RES: Pedido de Esclarecimento
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boa tarde...

segue pedido de esclarecimento do pregdo da lavandereira...

Fico no aguardo...

-------- Mensagem encaminhada

Assunto:Pedido de Esclarecimento

Data:Tue, 1 Sep 2020 14:52:34 +0000
De:RITONI Cinthia <cinthia.ritoni@elis.com>

Para:licitacao@ubirata.pr.gov.hr <licitacao @ubirata.pr.gov.br>

CC:REIS Rafael <rafael.reis@elis.com>, MATOS Mairana <mairana.matos@elis.com>, SANTOS Midian

<midian.santos@elis.com>

Prezados, bom dia!

Gentilmente, solicito esclarecimento acerca do preg

de lavanderia hospitalar.

30 eletrénico N° 103/2020 para contratagdo de servigos

A Contratada devera fornecer funcionarios para realizar a distribuicdo dos enxovais nas dentro das

dependéncias da Contratante? Em caso positivo, quantos?

Qual prego atual do kg?
Desde ja, agradeco

Atenciosamente,
Cinthia Ritoni
Comercial

Tel.: 11 4588 5660
cinthia.ritoni@elis.com

Rua Silvestre Antonio Nivoloni, 1200
Chécara Aeroporto - Jundiai - SP, Brasil
CEP: 13212-011

www.elisbrasil.com
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A Contratada deverd enviar planilha de custos?

Qual serd o inicio da execugdo dos servigos?

A Contratada devera fornecer saco hamper?

A Contratada devera fornecer seladora? Em caso positivo, quantas?

Les informations contenues dans cet email sont susceptibles d’étre confidentielles. Si vous n'étes pas le destinataire, veuillez nous en avertir immédiatement et détruire le
message sans le lire. Cet email est non-contraignant légalement, sauf s'il précise expressément le contraire. Bien que cet email soit supposé étre exempt de virus, nous ne
pouvons pas étre tenus responsables des dommages éventuels qui en résulteraient.
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Fwd: RES: Pedido de Esclarecimento
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