
De : licitacao@ubirata.pr.gov.br
Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimento - Pregão

Eletrônico nº 54/2020 - PM DE UBIRATA
Para : Reservas | HEMB Seguros

<reservas@br.hembseguros.com.br>

Zimbra licitacao@ubirata.pr.gov.br

Re: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 54/2020 - PM DE
UBIRATA

Seg, 15 de jun de 2020 07:59
2 anexos

Prezado Marcos Henrique, bom dia.
 
Repassei seu ques�onamento à divisão responsável, a qual informou que seu entendimento não
está correto, ou seja, o seguro para os equipamentos é válido por período integral, esteja o mesmo
em operação ou não.
 
Atenciosamente,

Renan

De: "Reservas | HEMB Seguros" <reservas@br.hembseguros.com.br>
Para: "licitacao@ubirata.pr.gov.br" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 10 de junho de 2020 16:31:17
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 54/2020 - PM DE UBIRATA

À

Comissão de Licitações da PM de Ubiratã

Pregão Eletrônico nº 54/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA OS VEÍCULOS
DA FROTA MUNICIPAL NAS CONDIÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO
EDITAL. 

 

Prezado (a) Pregoeiro (a),  boa tarde.

 

Solicitamos a V.Sas., a gentileza de providenciarem as respostas aos nossos
questionamentos descritos abaixo, pois temos grande interesse em participar deste
certame, onde diante destas respostas teremos condições de apresentar-lhes melhores
condições comerciais e atender na íntegra as solicitações do Edital em referência e seus
anexos:

 

QUESTIONAMENTO 01



LOTE 5

Com relação ao lote 05, entendemos que as coberturas são devidas apenas quando do
deslocamento dos veículos em via pública, não estando cobertos durante as operações.
Nosso entendimento está correto?

 

Esclarecemos que sem estas informações, dificilmente haverá alguma empresa
participante e caso haja, esta poderá apresentar-lhes valores aleatórios e que poderão ir
em desencontro aos interesses da administração pública para segurar estes bens.

 

No aguardo, agradecemos e havendo dúvidas, gentileza manter contato.

 

Gentileza confirmar recebimento.

 

 

 

 

    Atenciosamente,

 

-- 
Atenciosamente,
Divisão de Licitação
Tel: (44) 3543-8019

image001.png
15 KB 



ewewe.jpg
27 KB 

http://webmail.ubirata.pr.gov.br/service/home/~/?id=46511&part=2.2&auth=co&disp=i
http://webmail.ubirata.pr.gov.br/service/home/~/?id=46511&part=2.3&auth=co&disp=i

