MUNICIPIO DE SANTA MARIANA
CNPJ n° 75.392.019/0001-20

ATA DE SESSAO N° 107/2019

Pregdo Presencial n° 64/2019

Objeto: Aquisi¢cdo de acessorios e Equipamento de Informatica.

Reuniram-se no dia 19 de novembro de 2019, as 09:10 horas, a Pregoeira da Comissé&o
Permanente e os membros da Equipe de Apoio, para decidir sobre a habilitacdo da empresa
AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME, que na data do dia 14 de novembro de 2019,
apresentou a documentagéo, via e-mail, declarada incorreta na ata n® 102/2019, e por estar
atendendo ao solicitado em edital, tornou-se e foi declarada HABILITADA. Nada mais a tratar, &
encerrada a reunido as 09h:20min e lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada

conforme, vai assinada pelos presentes.

SILMARA CRISTINA'CAMPIAO GALEGO
Predoeira
CPF: 839.645.331-49 CPF: 037.155.119-66

11 .
KELLI CRISQH VYI?ELA BASSI
Membro

897.671.529-20

Rua Anténio Manoel dos Santos n°® 151 - CEP 86.350-000 - PR
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LICITASAO - SANTA MARIANA -PR

De: Rafael Sutana <rhedeinformatica@gmail.com>
Enviado em: terga-feira, 5 de novembro de 2019 10:09
Para: licitacao@santamariana.pr.gov.br

Assunto: Pedido de Prorrogacao Certidao

Anexos: PEDIDO DE PRORROGACAQ.pdf

Bom dia, tudo bem? Segue em anexo pedido de prorrogacdo de certiddo vencida.

Desde ja agradecemos a atengio

Muito Obrigado e boa semana

Favor confirmar o recebimento.

Rafael Sutana | Gerente

| AMANTECH INFORMATICA

| mobile: (43) 99634-3688

| phone: (43)98487-9940

| email: rhedeinformatica@gmail.com

| skype: sutana83

| address: Rua Takamitsu Uno, 340 - Assai - PR




HEDE

amantech informatica

Pedido de Prorrogacao de Prazo
Alc: Comissao de Licitagao

AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/:
05.164.495/0001-08, sediada na Rua Takamitsu Uno, 340, Assai — PR, onde
participou do Processo licitatério na modalidade Pregao Presencial 64/2019 -
Registro de Pregos - Aquisigdo de Acessérios e Equipamento de Informatica,
onde fomos vencedores do item 19 “Notebook”, apresentamos certiddo Municipal
vencida, sendo que nos foi assegurado prazo de 5 dias Uteis sendo que somos
microempresa, onde o mesmo vence no dia 06/11/2019 quarta - feira para
apresentacgdo de uma nova certidao.

A certiddo ndo estava saindo porque que tinhamos uns impostos
atrasados os quais ja foram pagos mais ainda n&o tinha dado baixa no sistema e tinha
aparecido um outro que n&o tinhamos visto, sendo que até amanha talvez ndo saia a
nova certiddo. Sendo assim gostariamos de pedir a prorrogagdo de igual prazo para
regularizagdo conforme cita no edital para apresentagdo da nova certiddo, vendo que
temos interesse em vender para a prefeitura.

Desde ja agradecemos a atencdo e pedimos que seja analisado nosso
pedido com carinho.

Muito obrigado.

Assai, 05 de Novembro de 2019,

[05.164.495/0001-08!

7 AMANTECH INFORMATICA LTDA
w'///f /j/ Rua Takamitsu Uno,340
s #o# G Jardim Vergza - CEP- 88.226-000
b Assal Parane _}

RAFAEL RIBEIRO SUTANA

CPF: 041.113.779-47
RG: 8.283.4664

Rua Takamitsu uno, 340 - Jardim Veneza
Assai - Pr - CEP: 86220-000
F: (43) 98487-9940 - (43) 99634-3688

Email: rhedeinformatica@gmail.com
CNPJ: 05.164.495/0001-08 - I.E: 90.370.919-76 - |.M: 20191793




LICITAEAO - SANTA MARIANA -PR

De: Rafael Sutana <rhedeinformatica@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 22:09
Para: licitacao@santamariana.pr.gov.br

Assunto: Pedido de prorrogagédo prazo certidao vencida
Anexos: PEDIDO DE PRORROGACAQ.pdf

Bom dia, tudo bem? A certiddo vai sair na terca — feira que ndo deu baixa ainda, fui l4 na
receita disse que segunda da baixa ai tiro na terca na prefeitura.

Segue em anexo o pedido de prorrogacdo, ajuda eu

Bom final de semana

Favor confirmar o recebimento, desde ja agradeco a atencdo

Muito obrigado.

Rafael Sutana | Gerente

| AMANTECH INFORMATICA

| mobile: (43) 99634-3688

| phone: (43)98487-9940

| email: rhedeinformatica@gmail.com

| skype: sutana83

| address: Rua Takamitsu Uno, 340 - Assai - PR




HEDE

amantech informatica

Pedido de Prorrogagéo de Prazo

Alc: Comissdo de Licitagao

AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/: 05.164.495/0001-08,
sediada na Rua Takamitsu Uno, 340, Assai — PR, onde participou do Processo licitatério na modalidade
Pregéo Presencial 64/2019 -Registro de Pregos - Aquisicdo de Acessorios e Equipamento de Informatica,
onde fomos vencedores do item 19 “Notebook”, apresentamos certiddo Municipal vencida, sendo que nos
foi assegurado prazo de 5 dias uteis sendo que somos microempresa, onde o mesmo vence no dia
08/11/2019 sexta - feira para apresentagédo de uma nova certiddo.

A certiddo n&o estava saindo porque que tinhamos uns impostos atrasados os quais ja foram pagos mais
ainda n&o tinha dado baixa no sistema e tinha aparecido um outro que n&o tinhamos visto, sendo que até
amanha talvez ndo saia a nova certiddo. Sendo assim gostariamos de pedir a prorrogagio de igual prazo

para regularizagdo conforme cita no edital para apresentagido da nova certiddo, vendo que temos
interesse em vender para a prefeitura.

Desde ja agradecemos a atengzo e pedimos que seja analisado nosso pedido com carinho

Assai, 08 de Novembro de 2019.

l05.164.495/0001-08

AMANTECH INFORMATICA LTDA

rd / _g Rua Takamitsu Uno,340
e G Jardin Vengza -  CEP- 86.220-000

Lo Assai Parana .}

RAFAEL RIBEIRO SUTANA
CPF: 041.113.779-47
RG: 8.283.4664

Rua Takamitsu uno, 340 = Jardim Veneza
Assai - Pr - CEP: 86220-000
F: (43) 98487-9940 — (43) 99634-3688
Email: rhedeinformatica@gmail.com
CNPJ: 05.164.495/0001-08 - I.E: 90.370.919-76 — .M: 20191793




14/11/2019 Zimbra

Zimbra

Certidao municipal positiva com efeitos de negativa

De : Rafael Sutana <rhedeinformatica@gmail.com>
Assunto : Certidao municipal positiva com efeitos de negativa
Para : licitacao@santamariana.pr.gov.br

Bom dia, tudo bem?

Segue a certiddo municipal positiva com efeitos de negativa.

Desde ja agradeco a atengdo.
Muito Obrigado ']

3 Rafael Sutana | Gerente
AMANTECH | AMANTECH INFORMATICA
INFORMATICE 4 1 obite: (43).99634-3688

| phone: (ﬁ)98487-9940
| email: rhedeinformatica@gmail.com

| skype: sutana83
| address: Rua Takamitsu Uno, 340 - Assai - PR

MUNICIPAL 14.11.2019.pdf
1Fut] 4 MB

28 KB
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2019

Prefeitura do Municipio de Assai

LEALDADE ESTADO DO PARANA
NOBREZA Avenida Rio de Janeiro, 720, 1° andar - Fone (043) 3262-1313 - CEP 86.220-000
RIQUEZA E-mail: assai@assai.pr.gov.br
PODER CNPJ 76.290.709/0001-30
GESTAQ 2017 - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS
DIVISAO DA RECEITA E FISCALIZAGAO

CERTIDAO POSITIVA | NEGATIVA N° 802/2019

Certifico que, revendo os livros existentes nesta Divisdo da Receita e Fiscalizagdo foram encontrados débitos vencidos
correspondentes a Impostos, Taxas e outros com relagao ao abaixo referido.

Vélida pelo prazo de 30 (trinta) dias, ndo podendo a certiddo conter erros ou rasuras.

““““ NOME
AMANTECH INFORMATICA LTDA ]
~ ENDEREGO
RUA TAKAMITSU UNO, 340 |
T ’ o+ .. REEERENOE .. o .o

CONFORME BUSCA REALIZADA NA DIVISAO DA RECEITA E FISCALIZACAO FORAM ENCONTRADOS|
DEBITOS REF. A PARCELAMENTOS DE ISS, EM NOME DE AMANTECH INFORMATIVA LTDA |
TPORTADORA DO CNPJ N° 05.164.495/0001-08, PAGOS EM DIA, ATE A PRESENTE DATA.

T FINALDADEDACERTIDAO

PARA FINS DE ONUVSV -

Fica reservado ao Municipio o direito de cobrar débitos que por ventura venham a ser
constatados em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever langcamentos sobre fatos
geradores ja ocorr_idos, Artigo 262 do CTM n° 01/2004, de 30/12/2004.

— . PARAUSODAREPARTICAO
| ’
|
|
|
|
|

CERTIFICO, ainda que existem débitos langados referentes a quantia de R$

Nome do contribuinte:  AMANTECH INFORMATICA LTDA

ASSAPR, 14 DE NOVEMBRO)DE 2019

/
rd

/’/

Gizel rnes de Souza
it chefe de Divisiode

Rereitas de Fiscalizacdo




